@ Conab

Companhia Nacional
de Abastecimento

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01

REF.: PREGAO ELETRONICO N° 90006/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 21454.000089/2024-21

Objeto: contratacdo de pessoa juridica para prestacdo de servico comum especializado por
empreitada por precgo global, no fornecimento de materiais e mao-de-obra para a instalagéo
de telas/gradil na U.A. HERVAL d"OESTE/SC sita a Rua Darival de Brito e Silva, S/N° - Herval
D'Oeste — SC.

DO PEDIDO

O pedido de esclarecimento foi apresentado tempestivamente, observando os termos
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da CONAB (NOC 10.901), do Decreto n°
10.024/2019 e do Edital de Pregéo Eletrénico n® 90006/2024:

Bom dia!

O esclarecimento objeto deste e-mail incide sobre o Item do Edital 10.4.4 "b) Certiddo de
Regularidade emitida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP.", Uma vez que
nao é solicitado em Edital seguro proposta, somente seguro contratual, que se daria em sua
efetividade ap0s a contratagéo, ndo vislumbro como poderia o fornecedor apresentar este
certificado de seguro ainda em face de habilitacdo. Do mais, gostaria de solicitar os
documentos referentes a esta licitagdo, tais como planilhas e projetos, uma vez que em
buscas rapidas ndo obtive éxito na busca dos referidos documentos, apenas o Edital.

DOS ESCLARECIMENTOS

O entendimento do licitante esta correto, somente sendo exigido, a depender da
modalidade de seguro contratual apresentado pelo licitante, apds a contratagéao.

O servico em questdo trata de servico comum de engenharia, e todos os documentos
necessarios para efetivacéo de proposta constam no Edital de Licitacao, Termo de Referéncia
e respectivos anexos.

Séao José-SC, 05 de dezembro de 2024;

DIEGO LUIS MINSKY

Pregoeiro
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Assunto  Fwd: RES: Solicitacdo de esclarecimento .
De Comissdo Permanente de Licitagdes <conab.cpl@conab.gov.br> u Mail

I.i =ld
Para SUREG-SC - sc.gefad <sc.gefad@conab.gov.br>, SC/SETOR ol
ADMINISTRATIVO <sc.setad@conab.gov.br>, DIEGO LUIS MINSKY
<diego.minsky@conab.gov.br>

Data 2024-12-04 14:29

Prezados, boa tarde
Segue mais um pedido de esclarecimento referente ao PE 90.006/2024.

Ate.te

Comissao Permanente de Licitacoes

Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalizagdo
Companhia Nacional de Abastecimento

(61) 3312-6076 VoIP 6076

Assunto:RES: Solicitacdo de esclarecimento
Data:2024-12-04 11:31
De:<analista4@gruponavban.com>
Para:'Comissdo Permanente de Licitacdes' <conab.cpl@conab.gov.br>

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N.° 90006/2024

De: Comissao Permanente de Licitagdes <conab.cpl@conab.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 11:24

Para: analistad@gruponavban.com

Cc: cpl@conab.gov.br

Assunto: Re: Solicitagdo de esclarecimento

Prezado Licitante, bom dia.

Poderia nos informar qual o numero do pregao o qual seu pedido de esclarecimento
se refere.

Desde ja agradecemos

Comissdao Permanente de Licitagoes

Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalizagdo
Companhia Nacional de Abastecimento

(61) 3312-6076 VoIP 6076

https://webmail.conab.gov.br/?_task=mail&_safe=1& uid=63345&_ mbox=shared%2Fsc.gefad%2FINBOX&_action=print&_extwin=1 1/2



04/12/2024 14:33 ConabMail :: Fwd: RES: Solicitagdo de esclarecimento

Em 2024-12-04 10:22, analista4@gruponavban.com escreveu:

Bom dia!

O esclarecimento objeto deste e-mail incide sobre o Item do Edital 10.4.4 "b) certidso
de Regularidade emitida pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.”, Uma vez que nao e
solicitado em Edital seguro proposta, somente seguro contratual, que se daria em
sua efetividade apds a contratacao, nao vislumbro como poderia o fornecedor
apresentar este certificado de seguro ainda em face de habilitagao.

Do mais, gostaria de solicitar os documentos referentes a esta licitagao, tais como
planilhas e projetos, uma vez que em buscas rapidas nao obtive éxito na busca dos
referidos documentos, apenas o Edital

Sem mais para 0 momento
Att

Tonny Santos

(47) 99244-8181

https://webmail.conab.gov.br/?_task=mail&_safe=1& uid=63345&_ mbox=shared%2Fsc.gefad%2FINBOX&_action=print&_extwin=1 2/2


mailto:analista4@gruponavban.com

